Estado do Rio Grande do Sul
Munictpio do_féia

“Terra das Nascentes”

OF. GE N° 112/2024-GAB Joia (RS), 4 de junho de 2024

A Sua Exceléncia

Valmir José Dutra Vieira

DD. Presidente da Camara de Vereadores
Joia - RS

Assunto: Resposta Oficio n° 107/2024

Excelentissimo Senhor,

Na oportunidade em que cumprimentamos, informamos que
as Indicacoes de n°s 56, 57 e 58/2024 foram encaminhadas as respectivas
Secretarias para a tomada de providéncias.

Em resposta ao Requerimento n° 56/2024, assinado pelo
Vereador Marcos Antonio Moura, encaminhamos em anexo declaragbes
emitidas pelo Setor de Engenharia, quando da realizagdo dos pagamentos a
Empresa.

Informamos a abertura do Processo Administrativo Especial —
PAE pela Portaria n° 11.329/2024, onde buscamos a responsabilizagdo da
Empresa pela ndo finalizagdo dos servigos e ressarcimento dos valores caso
haja comprovagdo que o servigo executado ndo tem condigbes de atender a

populagao.
Atenciosamente,
. i .,/\ L AANAAD M . Qo
R 1 u; NI Kdria/no Marangon/de Lima
L4 /@1 b 51 4 T T - Prefeito,dé Joia/RS

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Rua Dr. Edmar Kruel, 188 — Centro — CEP 98180-000 — Joia - RS
Telefone: (55) 3318-1300 - http://www.joia.rs.gov.br — e-mail: gabinete@)joia.rs.org.br — CNPJ 89.650.121/0001-92



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIODEJOIA -PODEREXECUTIVO
“TERRA DAS NASCENTES”

SETOR DE ENGENHARIA

DECLARACAQ

Conforme concorréncia n® 04/2023 e contrato n° 111/2023, que trata da contratagdo de
empresa, em regime de empreitada global, para execucéo de obra de construcio de ponte em
concreto armado pré-moldado, tamanho 7,40x9,00 metros, no Assentamento Ceres,
interior do Municipio de Joia—RS, venho declarar o seguinte:

Eu, Leonardo Boff Sartori, Engenheiro Civil municipal, venho solicitar o pagamento a
empresa SINARA ALBUQUERQUE CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
45.202.168/0001-18, o valor de R$ 59.470,31, referente a Nota Fiscal n° 64. Declaro ainda
que o pagamento se refere ao Boletim de Medigéo 03 e que os servigos contratados foram

(Y executados conforme cronograma.

Joia, 06 de margo de 2024.

Documento assinado digitalmente

smb;r‘ LEONARDO BOFF SARTORI
Data: 06/03/2024 14:08:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Q;|' Leonardo Boff Sartori
Eng® Civil Municipal
CREA-RS 245513

Enderego: Rua Dr. Edmar Kruel, 188 - CEP: 98180-000 - Fone: (55) 3318-1300



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICi{PIO DEJOIA -PODER EXECUTIVO
“TERRADASNASCENTES”

SETOR DE ENGENHARIA

DECLARACAQ

Conforme concorréncia n® 04/2023 e contrato n® 111/2023, que trata da contratagdo de
empresa, em regime de empreitada global, para execugdo de obra de construcio de ponte em
concreto armado pré-moldado, tamanho 7,40x9,00 metros, no Assentamento Ceres,
interior do Municipio de Joia-RS, venho declarar o seguinte:

Eu, Leonardo Boff Sartori, Engenheiro Civil municipal, venho solicitar o pagamento a
empresa SINARA ALBUQUERQUE CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
45.202.168/0001-18, o valor de R$51.477,76, referente a Nota Fiscal n® 58. Declaro ainda que
o pagamento se refere ao Boletim de Medigdo 02 e que os servigos contratados foram
executados conforme cronograma.

Joia, 11 de janeiro de 2024.

Documento assinado digitalmente

ﬁvbga LEONARDO BOFF SARTORI
g 'l Data: 11/01/2024 08:09:10-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Leonardo Boff Sartori
Eng® Civil Municipal
CREA-RS 245513

Enderego: Rua Dr. Edmar Kruel, 188 - CEP: 98180-000 - Fone: (55) 3318-1300



i ESTADO DO RIO _RANDE DO SUL
MUNICIPIO DEJOIA ODER EXECUTIVO
“TERRA DAS NASCENTES”

SETOR DE ENGENHAR.IA

i

DECLARACAQ

Contratagido de empresa, em regime e empreltada global, para execugdo de obra
de construgdo de ponte em concreto g_rmado pré-moldado, tamanho 7,40 x 9,00
metros, no ‘Assentamento Ceres nterior ‘do Mumclplo de Joia-RS, conforme
Concorréncia n°® 04/2023 e contrat n° l 1 1/2023

Eu, Leonardo Boff Sartori, ‘Engenheiro C1v11 1c1pal e Flscal do contrato 111/2023, venho
solicitar o pagamento & empresa SINARA ALBUQUERQUE CONSTRUCOES LTDA, inscrita
no CNPJ sob o n° 45.202.168/0001-18, o valo R$21.336, 39 referente a Nota Fiscal n°s5.
Declaro ainda que o pagamento se refere ao Bo tim de Medlqao 01, e que os servigos medidos
foram executados conforme cronograma. | i

Jéia, 26 de dezembro de 2023.

Enderego.: R;ua Dr. Edmar Kruel, 18?8 - E 798180 000 - Fone (55) 3318-1300




Gabinete Pref. Mun. Joia

e
De: Gabinete Pref. Mun. Joia <gabinete@joia.rs.gov.br>
Enviado em: terca-feira, 4 de junho de 2024 16:07
Para: 'sec.agricultura@joia.rs.gov.br’; ‘turismo@joia.rs.gov.br";
'‘garagem@joia.rs.gov.br’
Assunto: Indicagdes
Anexos: 240604173351 .pdf

Para providéncias.

Roseleni T. Bolfe Drews

Chefe de Gabinete - Mat.n® 43/4-2

Email: gabinete@joia.rs.gov.br

Contato: 55 99644 5200 -Ramal 202 e 55 33181300/1260/1285/1277 - Ramal 202
Centro Administrativo de Jdia

Rua Dr. Edmar Kruel, 188- CEP 98.180-000 - J6ia — RS

Site: www . joia@rs.gov.br




Gabinete Pref. Mun. Joia

e s e B e e S,

De: Gabinete Pref. Mun. Joia <gabinete@joia.rs.gov.br>
Enviado em: terca-feira, 4 de junho de 2024 16:06

Para: ‘'obras@)joia.rs.gov.br’

Assunto: Indicacdo

Anexos: 240604173414.pdf

Para analise e providencias,

Roseleni T. Bolfe Drews

Chefe de Gabinete - Mat.n® 43/4-2

Email: gabinete@joia.rs.cov.br

Contato: 55 99644 5200 -Ramal 202 e 55 33181300/1260/1285/1277 - Ramal 202
Centro Administrativo de Jdia

Rua Dr. Edmar Kruel, 188- CEP 98.180-000 - Jéia — RS

Site: www. i: nawys.gov.br




